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Stamblad for husdyrbruget

Meddelelsesdato: 23-04-2018

Husdyrbrugets navn, jf. CVR Torben Langer

CVR-nr. / P-nr. / CHR-nr 27042538 / 1009733422 / 55808

Husdyrbrugets adresse Ringkøbingvej 2B, 7500 Holstebro

Husdyrbrugets ejer(e) Torben Langer

Husdyrbrugets telefonnumre 97406126

Husdyrbrugets e-mail ktlanger@altiboxmail.dk

Ejendomsnummer 6610021365

Matrikel 10 e, Den østlige Del, Idom

Husdyrbrugets konsulent Karen V. Thomasen, SAGRO I/S, kvt@sagro.dk

Godkendelses- og tilsynsmyn-
dighed

Holstebro Kommune
Natur og Miljø
Kirkestræde 11
7500 Holstebro
naturogmiljo@holstebro.dk
Tlf. 96117563

mailto:naturogmiljo@holstebro.dk
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Vær opmærksom på

Udnyttelse Afgørelsen om miljøtilladelse skal udnyttes inden for 6 år fra til-
ladelsesdato.

Kontinuitetsbrud Husdyrbruget er omfattet af reglerne om kontinuitetsbrud.

Retsbeskyttelse I 8 år efter offentliggørelse er afgørelsen om miljøtilladelse om-
fattet af retsbeskyttelse. 

Samdrift Husdyrbruget er et selvstændigt husdyrbrug uden samdrift med 
øvrige husdyrbrug.

Andre love og
tilladelser

Denne tilladelse omfatter ikke andre tilladelser.

Placering af ikke fast placerede anlæg (flytbare hytter) kræver 
en landzonetilladelse jf. planloven og dispensation fra fortids-
mindebeskyttelseslinje (gravhøje) jf. naturbeskyttelsesloven.

Hvis dit projekt omfatter nybyggeri, ombygning eller lignende 
skal der forinden søges om byggetilladelse igennem www.by-
gogmiljoe.dk.

http://www.bygogmiljoe.dk/
http://www.bygogmiljoe.dk/
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Ikke teknisk resumé

Holstebro Kommune har den 17-11-2017 modtaget ansøgning om udvidelse af hus-
dyrbruget på Ringkøbingvej 2B, 7500 Holstebro. Torben Langer driver en økologisk 
svineproduktion med udegående søer.

Husdyrbruget får et produktionsareal på mere end 100 m² (1920 m²) og er derfor om-
fattet af § 16b i Lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.1 

Udkast til miljøtilladelse har været i 2 ugers høring i perioden fra den 03-04-2018 til 
den 17-04-2018. 

Husdyrbruget er ikke tidligere miljøgodkendt. Gældende produktionstilladelse er fast-
sat på baggrund af afgørelse om ikke VVM-pligt af 18-08-2006. Nuværende produk-
tionstilladelse består af 390 årssøer og 9200 smågrise (7,2 – 30 kg).

Eksisterende produktionstilladelse erstattes ved meddelelse af denne miljøtilladelse. 

1 Lov nr. 256 af 21. marts 2017 om husdyrbug og anvendelse af gødning m.v.
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Meddelelse om miljøtilladelse
På baggrund af de foreliggende oplysninger i ansøgningen og den miljøtekniske be-
skrivelse og vurdering meddeler Holstebro Kommune hermed miljøtilladelse til det an-
søgte produktionsareal på i alt 1920 m², på husdyrbruget matr. nr. 10 e, Den østlige 
Del, Idom, beliggende Ringkøbingvej 2B, 7500 Holstebro, med de stillede vilkår.

Husdyrbruget får et produktionsareal på 1920 m² og en samlet ammoniakemission 
på 3001 kg. Husdyrbruget er derfor omfattet af § 16b i Lov om husdyrbrug og anven-
delse af gødning m.v. Husdyrbruget er ikke omfattet af reglerne for IED, jvf. IE-direk-
tivet. 

Miljøtilladelsen gælder kun for det ansøgte. Der må ikke ske udvidelse eller ændring 
af produktionsarealet, herunder staldafsnit og gødningsopbevaringsanlæg, før æn-
dringen er anmeldt eller godkendt af Holstebro Kommune.

Holstebro Kommune vurderer, at husdyrbruget har truffet de nødvendige foranstalt-
ninger til at forebygge og begrænse forureningen ved anvendelse af bedste tilgæn-
gelige teknik, og at husdyrbruget i øvrigt kan drives på stedet uden at påføre omgi-
velserne forurening, som er uforenelig med hensynet til omgivelsernes sårbarhed og 
kvalitet. 

På baggrund af ovenstående vurderer kommunen, at husdyrbruget kan drives uden 
væsentlige gener for omgivelserne og risiko for forurening, såfremt vilkårene i denne 
miljøtilladelse overholdes.

På Holstebro Kommunes vegne

Michala Kristensen
Miljømedarbejder
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Miljøgodkendelsens vilkår

Basisoplysninger

Dokumentation

1. Husdyrbruget skal etableres og drives i overensstemmelse med de oplysninger, 
der fremgår af ansøgningsmaterialet, miljøtilladelsens miljøtekniske beskrivel-
se og vurdering, og med de vilkår, der fremgår af tilladelsen.

2. På tilsynsmyndighedens forlangende skal husdyrbruget dokumentere overhol-
delse af denne godkendelses vilkår. Opgørelse af f.eks.:
 produktionsarealets størrelse
 driftsjournaler og andre relevante oplysninger
skal efter anmodning kunne fremlægges for tilsynsmyndigheden. Der skal på 
forlangende fremvises dokumentation herfor for de seneste 5 år.

Samlet udnyttelse af godkendelse

3. Det ansøgte skal etableres som et samlet projekt, og delvis udnyttelse af miljø-
godkendelsen kan kun ske efter afgørelse fra Holstebro Kommune.

Ansøger og ejerforhold

4. Ændringer i ejerforhold eller ændringer i, hvem der er ansvarlig for driften, skal 
meddeles til kommunen senest 14 dage efter at ændringen har fundet sted.

Indretning og drift

Det ansøgte produktionsareal

5. Husdyrbruget har maksimalt tilladelse til følgende produktionsareal:

Staldanlæg Dyretype og staldsystem Produktionsareal (m²) 
Stald til smågrise Smågrise. Dybstrøelse, hele arealet.

Smågrise. Toklimastald, delvis spaltegulv.
900
500

Stald løbeafdeling Søer, golde og drægtige.
Løsgående dybstrøelse. 500

Hestestald Heste. Dybstrøelse. 20
I alt 1920

6. Alle eksisterende dræn inden for en afstand på 15 meter til ny møddingsplads 
og ny hestestald skal sløjfes.



Side 8/42

Lugt

Rengøring af staldanlæg

7. Der skal til stadighed opretholdes en god staldhygiejne, herunder rene stalde 
og fodringsanlæg.

Øvrige gener

Transport

8. Transport til og fra ejendommen skal af hensyn til støj- og støvgener foregå ved 
hensynsfuld kørsel.

9. Transport med husdyrgødning skal, så vidt det er muligt, ske uden om bymæs-
sig bebyggelse.

Støj

10.Støjbidraget fra staldene sammenlagt med bidraget fra husdyrbrugets øvrige 
aktiviteter, målt udendørs, må ved nabobeboelse* ikke overstige nedenfor an-
førte værdier.

Dag Kl. 07-18 55 dB(A) (8 timer)
Aften Kl. 18-22 45 dB(A) (1 time)
Nat Kl. 22-07 40 dB(A) (1/2 time)
Lørdag Kl. 07-14 55 dB(A) (7 timer)
Lørdag Kl. 14-22 45 dB(A) (4 timer)
Søn- og helligdag Kl. 07-22 45 dB(A) (8 timer)

*) Ved nabobeboelse defineres som opholdsarealer ved nærmeste nabo. Ved tvivlsspørgs-
mål er det tilsynsmyndigheden, der definerer, hvor støjgrænsen gælder. Støjbidraget (bort-
set fra maksimalværdien) måles som det ækvivalente, konstante, korrigerede støjniveau i 
dB(A) (re. 20 μPa). Tidsintervallerne i parenteserne angiver midlingstiden inden for den på-
gældende periode.

Såfremt der skulle opstå gener for de omkringboende, eller såfremt Holstebro 
Kommune finder det nødvendigt, kan der kræves udført støjmålinger/bereg-
ninger efter nærmere definerede anvisninger, så det kan godtgøres, at støj-
grænserne overholdes og om at driftstiden for de forskellige støjkilder kan re-
guleres. Jf. desuden vilkår om handleplaner.

Støv 

11.Driften må ikke medføre væsentlige støvgener uden for husdyrbrugets eget are-
al. Væsentlighed skønnes af Holstebro kommune. Jf. desuden vilkår om hand-
leplaner.
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Restvand og spildevand

12. Hvis der sættes tagrender på de nye bygninger, skal vandet her fra ledes til 
nedsivning via faskine. Der skal i forbindelse med byggeansøgningen indsen-
des ansøgning om eventuelle faskiner. 

13.Befæstede arealer omkring husdyrbrugets bygninger skal altid holdes rene for 
affald, foderrester, gødningsspild m.v., således, at der ikke er risiko for udvask-
ning af organisk materiale og næringsstoffer til vandløb, grøfter og dræn ved 
overfladeafstrømning.

Fluegener

14.Der skal på ejendommen foretages en effektiv fluebekæmpelse i overensstem-
melse med retningslinjerne fra Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi
(Retningslinjer for fluebekæmpelse på og omkring gårde med husdyr). 

15.Hvis Holstebro Kommune finder det nødvendigt kan det forlanges, at der føres 
journal over fluebekæmpelsen på husdyrbruget. Journalen skal føres efter kom-
munens anvisninger.

Handleplaner ved uforudsete gener

16.Hvis Holstebro Kommune vurderer, at eventuelle klager over støj-, lugt-, flue-, 
støv-, og/eller lysgener er væsentlige og større end der forventes i miljøvurde-
ringen, skal husdyrbruget udarbejde en handleplan og efterviser at de stillede 
krav er overholdt. Handleplanen skal godkendes af Holstebro Kommune.

Er kravene ikke overholdt kan kommunen kræve, at der skal indgives og gen-
nemføres projekt for afhjælpende foranstaltninger. Alle udgifter i forbindelse 
med et sådant projekt afholdes af husdyrbruget.

Udegående dyr

17.Der skal foreligge en skitse (årsplan) for flytningen af hytter og foderpladser, 
som kan fremvises i forbindelse med tilsyn på ejendommen. 

Vær opmærksom på gældende regler for ikke fast placerede anlæg 
(flytbare hytter og folde)

Du skal være særlig opmærksom på gældende regler for placering af ikke fast place-
rede anlæg, regler vedrørende flytning og gældende afstandskrav for hytterne og fol-
de til svin jf. §§ 5, 6, 7, 8 og 10 i husdyrgødningsbekendtgørelsen3. Du finder overblik 
over reglerne i Bilag 8.
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Miljøteknisk beskrivelse og vurdering

Basisoplysninger

Ansøger og ejerforhold

Torben Langer ejer og driver husdyrbruget på Ringkøbingvej 2B, 7500 Holstebro un-
der CVR nr. 27042538. Husdyrbruget drives som et selvstændigt husdyrbrug uden 
nogen form for samdrift med andre ejendomme, herunder andre ejede ejendomme. 

Den drifts- og miljøansvarlige på husdyrbruget er Torben Langer. Den drifts- og mil-
jøansvarlige har pligt til at informere personer og virksomheder, der arbejder på hus-
dyrbruget om miljøtilladelsens vilkår for den del af driften, som de arbejder med.

Der stilles vilkår om, at hvis der sker ændringer af ejerforhold, eller hvem der er an-
svarlig for husdyrbruget, skal dette meddeles til Holstebro Kommune inden for 14 da-
ge.

Indretning og drift

Det ansøgte produktionsareal

Nedestående skema angiver de ansøgte produktionsarealer, med tilhørende staldsy-
stemer og miljøteknologier:

Skema 1. Produktionsareal og miljøteknologi.

* Vedr. miljøteknologi og vurdering af BAT (Bedste anvendelige teknologi) henvises til senere afsnit.

Staldanlæg Dyretype og staldsy-
stem

Størrelse 
(m²)

Produktions are-
al (m²)

Miljøteknologi*

Stald til smågrise Smågrise. Dybstrøelse, 
hele arealet.
Smågrise. Toklimastald, 
delvis spaltegulv.

1414
900

500

Stald løbeafdeling Søer, golde og drægtige.
Løsgående dybstrøelse. 530 500

Hestestald Heste. Dybstrøelse. 20 20
I alt 1964 1920
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Anlæg og bygninger

Husdyrbrugets anlæg og bygninger

I forbindelse med udvidelsen opføres et nyt maskinhus, en hestestald og en ny mød-
dingsplads. Nye og eksisterende anlæg fremgår af nedenstående skema og over-
sigtskort. 
Skema 2. Beskrivelse af anlæg, størrelser og driftsperiode.

Anlæg Størrelse (m2) Driftsperiode
Stald til smågrise (eksisterende) 1414
Stald løbeafdeling (eksisterende) 530
Maskinhus (nybyggeri) 450
Hestestald (ny) 20
Gl. møddingsplads (eksisterende) 259
Møddingsplads (ny) 128
Gyllebeholder (eksisterende) 230

Det nye maskinhus og hestestald skal først have byggetilladelse, inden byggeriet på-
begyndes. Anmeldelse af byggeri skal ske digitalt via www.bygogmiljo.dk.

http://www.bygogmiljo.dk/
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Opbevaring af husdyrgødning

Flydende gødning
Der vil efter udvidelsen blive opsamlet ca. 500 m3 flydende gødning inklusiv regn-
vand. Gylle opsamles i fortanken på 20 m3 og gyllebeholder på 680 m3. 

Fast gødning
Der vil efter udvidelsen blive produceret dybstrøelse svarende til ca. 350 m³. Der mu-
ges ud ca. hver anden måned og dybstrøelsen opbevares på møddingspladsen. 
Dybstrøelsen bliver hovedsageligt kørt ud om foråret i marts og april samt i mindre 
omfang i september. I nedenstående skema angives gylleopbevaringskapaciteten på 
husdyrbruget:
Skema 3. Gylleopbevaringskapaciteten på husdyrbruget.

Opbevaringsanlæg Kapacitet for fast gødning 
(m³)

Kapacitet for flydende gødning  
(m³)

Gyllebeholder 680
Fortank 20
Gl. møddingsplads 380
Ny møddingsplads 180
Opbevaringskapacitet i alt 560 700

Husdyrbruget skal, i henhold til husdyrgødningsbekendtgørelsen, mindst råde over 
en opbevaringskapacitet svarende til mindst 6 måneders produktion. Opbevaringska-
paciteten skal være tilstrækkelig til, at husdyrgødningen kan udbringes miljømæssigt 
forsvarligt. Dette betyder reelt, at et husdyrbrug skal råde over en opbevaringskapa-
citet svarende til 9 måneders produktion.

Samlet vurdering
Der er opbevaringskapacitet for flydende husdyrgødning svarende til ca. 16 måne-
ders produktion og opbevaringskapacitet for fast husdyrgødning svarende til 19 må-
neders produktion. Det vurderes derfor, at der er tilstrækkelig kapacitet for både fast 
og flydende husdyrgødning efter udvidelsen.

Driftsforstyrrelser eller uheld

Mulige uheld anses at være mulige gylleudslip fra gyllebeholderen. En væsentlig risi-
kofaktor er uheld i forbindelse med overpumpning af gylle f.eks. når en gyllebeholder 
eller pumpeledning springer læk. Gyllebeholderen er dog forholdsvis lille med en ka-
pacitet 780 m3, hvoraf ca. halvdelen ligger under terræn. Mod vest ligger Gryde Å 
i en afstand af ca. 550 meter fra gyllebeholderen. Det vurderes som værende usand-
synligt, at gyllen ville løbe til åen pga. af den lange afstand og svagt skrånende ter-
ræn. Det vurderes, at gyllebeholderen udgør kun forholdsvist en meget lille risiko for 
omkringliggende natur og overfladevand.

Ejendommen drives økologisk og der anvendes ikke kemiske sprøjtemidler. Der an-
vendes en olietank med størrelse 2500 l på ejendommen. Det vurderes, at den ikke 
udgør en risiko for forurening, såfremt gældende lovgivning overholdes. 
På baggrund af ovenstående risikovurdering stilles der ikke vilkår om at husdyrbruget 
skal have udarbejdet en beredskabsplan.
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Beliggenhed og landskabelige hensyn

Lokalisering og planmæssige forhold

Bedriften ligger 2,7 km øst for Idom byzone. Husdyrbrugets beliggenhed fremgår af 
bilag 1.

Zonestatus: Husdyrbruget er placeret i landzone.
Lokalplan: Der er ikke udarbejdet lokalplan for landzoneområdet.
Kommuneplan: Husdyrbruget er beliggende i jordbrugsområde.

Skema 4. Lokalisering og planmæssige forhold.
Afstand fra staldanlæg og lign. til nærmeste nabo, byzone m.v.: Afstand
Nærmeste nabobeboelse (Ringkøbingvej 7) – krav 50 meter 88 m
Eksisterende eller, ifølge kommuneplanens rammedel, fremtidigt byzone- eller 
sommerhusområde (Idom By) (krav 50 m) 2700 m

Område i landzone, der i lokalplan er udlagt til boligformål, blandet bolig og er-
hverv eller til offentlige formål med henblik på beboelse, institutioner, rekreative 
formål og lignende (Golfbane – Storådalen) (krav 50 m)

2200 m

Afstand fra hele husdyranlæg og gødningsopbevaringsanlæg til naturområ-
der: Afstand

Kategori 1-natur (krav 10 m)
Ammoniakfølsomme naturtyper beliggende inden for internationale naturbeskyttel-
sesområder 

3200 m

Kategori 2-natur (krav 10 m)
Ammoniakfølsomme naturtyper, beliggende uden for internationale naturbeskyttel-
sesområder 

 560 m

Afstand fra alle nye anlæg til: Afstand
Ikke almene vandforsyningsanlæg (krav 25 m)
- ny møddingsplads
- ny hestestald

 
77 m
86 m

Almene vandforsyningsanlæg (krav 50 m)
- ny møddingsplads
- ny hestestald

> 50 m
> 50 m

Vandløb, grøft, dræn og søer >100 m² (krav 15 m)
- ny møddingsplads
- ny hestestald

20 m*
60 m*

Offentlig vej og privat fællesvej (krav 15 m)
- ny møddingsplads
- ny hestestald

 
35 m
90 m

Levnedsmiddelvirksomhed (krav 25 m)
- ny møddingsplads
- ny hestestald

 
> 25 m
> 25 m

Beboelse på samme ejendom (krav 15 m)
- ny møddingsplads
- ny hestestald

115 m
35 m

Naboskel (krav 30 m)
- ny møddingsplads
- ny hestestald

90 m
 45 m

* Arealer omkring ny møddingsplads og hestestalden er registreret som potentielt 
drænede arealer på kommunens kort. Alle dræn i afstanden 15 meter fra den nye 
møddingsplads og den nye hestestald skal derfor sløjfes for at afstandskravene kan 
overholdes. Der er stillet vilkår om dette.
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Landskabelige og kulturhistoriske områder

Ejendommen ligger i landskabskarakterområdet Skovbjerg Bakkeø. Området er be-
skrevet i Holstebro Kommunes landskabskarakteranalyse som følger:

Landskabsområdet er meget stort, da det omfatter Skovbjerg Bakkeø som en helhed 
inden for kommunegrænsen. Det betyder, at landskabet på bakkeøen har en meget 
sammensat karakter, der både afspejles i et varieret terræn, men også en varieret 
arealanvendelse. Selv om bakkeøen rejser sig fra de omgivende slettelandskaber, 
opleves terrænet generelt som en let bakket flade med store bløde kurver, der sted-
vist gennemskæres af små og store erosionsdale. De sandede jorder på bakkeøen 
afspejles i en arealanvendelse præget af store plantager og heder, samt marker, der 
afgrænses af en parallel struktur af hegn. Heder og plantager dominerer den centrale 
og sydvestlige del af området, mens landbrugskarakteren med dyrkede marker i hø-
jere grad præger den nordlige og østlige del af området. Landskabets skala og rumli-
ge afgrænsning varierer og er i høj grad bestemt af områdets skiftende bevoksning af 
hegn og plantager, der inddeler landskabet og bryder udsigterne på tværs af land-
skabet. Dermed har landskabet i de plantagedominerede dele en overvejende lukket 
karakter, mens de landbrugsdominerede dele og de store heder har en mere åben 
karakter. Landskabet rummer kun få tekniske anlæg og er generelt kendetegnet ved 
en meget uforstyrret karakter. Dog er bakkeøens ”randområder” præget af anlæg i og 
uden for området.

Beskyttelseslinjer og andre beskyttelsesinteresser

Placering af nye anlæg er vurderet i forhold til bygge- og beskyttelseslinjer og andre 
beskyttelsesinteresser jf. andet lovgivning og kommuneplan, se bilag 7.
Husdyrbrugets faste anlæg ligger uden for bygge- og beskyttelseslinjer og andre be-
skyttelsesinteresser.
Flytbare hytter placeres på arealer, der ligger delvist inden for beskyttelseslinje på 
100 meter fra fortidsminder (gravhøje) jf. § 18 i naturbeskyttelsesloven. Placering af 
hytterne kræver derfor en dispensation jf. naturbeskyttelsesloven.

Placering og udformning af nye anlæg

I forbindelse med udvidelsen opføres et nyt maskinhus, en hestestald og en ny mød-
dingsplads. Maskinhus med størrelse 450 m2 og højden på 10 meter opføres i tilknyt-
ning til eksisterende smågrisestald. Maskinhuset bygges i stålplader og eternittag. 
Hestestalden med størrelse 20 m2 og højden 3 meter opføres i træ i umiddelbar til-
knytning til maskinhuset. Der bygges desuden en ny møddingsplads 128 m2 i forlæn-
gelse af smågrisestalden. Placering findes i Bilag 1.

Anlæggets placering i landskabet

Ejendommen ligger i et forholdsvist fladt område afgrænset af Gryde Ådal fra vest og 
det bakkede landskab i militærområdet fra syd og øst. Husdyrbruget ligger i umiddel-
bar nærhed af eksisterende minkfarm på sydsiden af Ringkøbingvej.
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Der findes en række læhegn i syd-nordlig retning samt mindre spredte bevoksninger. 
Ejendommen er skærmet af træbevoksninger fra syd og øst. Der er desuden spredte 
læhegn fra nord og vest.

Landzonetilladelse og dispensation fra naturbeskyttelsesloven til ikke fast 
placerede anlæg (flytbare hytter)

Der er ansøgt om 200 små flytbare hytter i størrelsen ca. 3,5 m2 og 60 større flytbare 
hytter til drægtige søer i størrelser på 9,5 m2 og 11m2. Hytterne flyttes rundt på area-
ler, som er vist i Bilag 3 og Bilag 4. Hytterne med de forholdsvist små dimensioner 
vurderes ikke at have nogen negativ indflydelse på det omkringliggende landskab.

Flytbare hytter placeres ikke i tilknytning til eksisterende bygninger og derfor kræver 
placeringen landzonetilladelse jf. planlovens bestemmelser.

Flytbare hytter placeres desuden på arealer, der ligger delvist inden for beskyttelses-
linje på 100 meter fra fortidsminder (gravhøje) jf. § 18 i naturbeskyttelsesloven. Pla-
cering af hytterne inden for denne linje kræver derfor en dispensation jf. naturbeskyt-
telsesloven.

Samlet vurdering
Det vurderes, at det ansøgte byggeri ikke vil påvirke det omkringliggende landskab 
negativt. Maskinhuset, hestestalden og ny møddingsplads opføres i tilknytning til ek-
sisterende landbrugsbygninger og husdyrbrugets anlæg vil fortsat fremstå som en 
samlet enhed.

Husdyrbrug ligger i et område med mange læhegn og eksisterende læhegn og be-
voksninger skal bibeholdes for at sikre fortsat afskærmning.
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Ammoniak

Ammoniak

Ammoniakemission fra staldanlæg forventes at være på 2251 kg/år, hvilket er en me-
remission på 11 kg N/år i forhold til nudrift og 151 kg N/år i forhold til 8-års drift. 

Den samlede ammoniakemission fra gødningsanlæg og lagre er beregnet til 750 kg 
NH3-N/år, hvilket er en meremission på 218 kg N/år i forhold til nudrift og 8-års drift.

Den samlede ammoniakemission fra husdyrbruget forventes at være på 3001 kg/år, 
hvilket er en meremission på 229 kg N/år i forhold til nudrift og 369 kg N/år i forhold til 
8-års drift. 

Samlet maksimal ammoniakdeposition siden 2010 (kategori 3 natur)

For at vurdere om den samlede merdeposition, fra driften i 2010 til og med den an-
søgte udvidelse, har en negativ virkning på omkringliggende naturområder, er der la-
vet beregninger i 10 naturområder. Beregningerne tager udgangspunkt i den produk-
tion som var aktuel for 8 år siden og vises i skema 5.  Resultater for de 6 nærmeste 
naturområder vises på nedenstående kort.

Kort 1: Beregning af ammoniakdeposition på omkringliggende naturområder

Nærmeste naturområde er en lille § 3 mose beliggende ca. 100 meter vest for ejen-
dommen. Der er beregnet en merdeposition på 0,2 kg N/år og en totaldeposition på 
2,6 kg N/år på mosen.

Holstebro Kommune vurderer, at da der i løbet af de sidste 8 år ikke sker en merbe-
lastning, som overskrider 1,0 kg N/ha/år, overholder det ansøgte lovens krav om 
maksimal deposition af ammoniak i kategori 3-natur.
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Ammoniakfølsomme naturtyper indenfor Natura 2000 (kategori 1 natur) 

Der ligger ikke andre husdyrbrug med en emission på mere end 150 kg N inden for 
en afstand af 200 m af naturpunktet og det ansøgte husdyrbrug. Holstebro Kommune 
vurderer, at totaldepositionen fra det ansøgte husdyrbrug maksimalt må være 0,7 kg 
N/ha/år. Den beregnede totalemission er beregnet til 0,0 kg N/ha/år, og er dermed 
overholdt.

Det nærmest liggende Natura 2000-område i forhold til ejendommen er EF-habitat-
område nr. 225, Idom Å og Ormstrup Hede. Mindsteafstanden hertil er lidt over 3 ki-
lometer, og i omtrent denne afstand er kortlagt flere områder med ammoniakfølsom 
habitatnatur. Beregninger for den nærmest liggende del af habitatområdet viser en 
kvælstofdeposition på 0,0 kg N/ha/år fra den samlede ejendom efter udvidelsen.

Holstebro Kommune venter ingen negativ effekt af kvælstofemissionen fra ejendom-
men på de nærmest liggende Natura 2000-områder.

Større ammoniakfølsomme naturområder udenfor Natura 2000 (kategori 2 na-
tur)

Ca. 550 meter øst for ejendommen ligger de store heder (adskillige kvadratkilometer) 
i det militære øvelsesterræn ved Holstebro. Der er her generelt tale om tørre heder 
med en tålegrænse overfor atmosfærisk kvælstof omkring 10-20 kg N/ha/år, og med 
en baggrundsdeposition nær ejendommen på 16 kg N/ha/år kan den være overskre-
det.

Beregninger for den nærmeste del af hederne viser den højeste totaldeposition på 
0,4 kg N/ha/år, men 0,0 kg N/ha/år fra selve udvidelsen. Reglerne for kategori 2 natur 
er dermed overholdt, og Holstebro Kommune venter ingen eller kun en begrænset 
negativ effekt af ejendommens drift på hedeområdet.

Ammoniakfølsomme naturområder i øvrigt (kategori 3 natur)

Der er foretaget ammoniakdepositionsberegninger for 8 naturlokaliteter, som kan 
tænkes at være omfattet af reglerne for kategori 3 natur.

Beregninger for en lille mose ca. 100 meter vest for ejendommen viser en kvælstof-
deposition på 0,2 kg N/ha/år fra udvidelsen og 2,6 kg N/ha/år fra den samlede ejen-
dom efter udvidelsen.

Beregninger for en lille hede ca. 450 meter nordøst for ejendommen viser en kvæl-
stofdeposition på 0,1 kg N/ha/år fra udvidelsen og 0,6 kg N/ha/år fra den samlede 
ejendom efter udvidelsen.

Der er kortlagt flere områder med potentielt ammoniakfølsom skov inden for afstande 
af 150-300 meter fra ejendommen. Disse skovområder ses dog ikke på 1945 luftfo-
tos, og der er derfor næppe tale om kategori 3 natur.
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Reglerne for kategori 3 natur vurderes således at være overholdt.

Skema 5: Ammoniakdeposition på naturområder.

Holstebro Kommune vurderer, at udvidelsen ikke vil medføre en forøgelse af kvæl-
stofdepositionen i de omkringliggende naturområder, der ligger ud over de fastsatte 
afskæringskriterier.

Holstebro Kommune vurderer, at oplysninger om kildehøjder, ruhed og kumulation, 
er korrekte.

Samlet vurdering 
Holstebro Kommune vurderer, at kravene om maksimalt tilladt totaldeposition på ka-
tegori 1- og kategori 2-natur er overholdt.

Holstebro Kommune vurderer desuden, at der ikke er grundlag for at skærpe kravene 
til ammoniak meremissionen, under hensyn til omkringliggende ammoniakfølsomme 
naturområder, herunder ammoniakfølsomme skove, kategori 3-natur og §3 natur.
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Bilag IV-arter

I habitatdirektivets bilag IV er opført en række arter, som skal sikres en streng be-
skyttelse i deres naturlige udbredelsesområde også udenfor de udpegede Natura 
2000-områder. Det indebærer for dyrearternes vedkommende bl.a. at yngle- og ra-
steområder ikke må beskadiges eller ødelægges og for planternes vedkommende, at 
arterne bl.a. ikke må lide skade. 

Ud fra ”Håndbog om dyrearter på habitatdirektivets bilag IV” samt Holstebro Kommu-
nes øvrige kendskab til området og arterne, vurderes det, at følgende arter og grup-
per fra habitatdirektivets bilag IV (strengt beskyttede arter) kunne tænkes at forekom-
me i nærområdet til husdyrbruget.

Følgende arter og artsgrupper fra habitatdirektivets bilag IV (strengt beskyttede arter) 
kunne tænkes at forekomme i Holstebro Kommune:

 Småflagermus: Forekommer næsten overalt i Vestjylland, men vil ikke blive 
negativt påvirket af projektet.

 Birkemus: Arten er ikke registreret i området. 
 Odder: Lever udbredt i Vestjylland, men er med sin levevis næppe truet af pro-

jektet.
 Markfirben: Holstebro Kommune har ikke kendskab til forekomster nær ejen-

dommen.
 Stor vandsalamander, løgfrø, spidssnudet frø og strandtudse: Ingen af disse 

er registreret nær ejendommen.
 Grøn kølleguldsmed: Forekommer udbredt i Storå, men vil ikke blive negativt 

påvirket af projektet.
 Vandranke: Vokser nær Felsted Kog og i Husby Sø, men i stor afstand fra 

ejendommen. 
 Gul stenbræk: Holstebro Kommune rummer mindst 3 paludella-væld, hvor ar-

ten kan tænkes at forekomme, men den er trods eftersøgninger ikke fundet 
her i nyere tid.

På og umiddelbart op til husdyrbrugets udspredningsarealer er Holstebro Kommune 
ikke bekendt med arter omfattet af EF-habitatdirektivets bilag IV, som kan blive nega-
tivt påvirket af nærværende tilladelse.
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Lugt

Lugtemission fra husdyrbrug er afhængig af en række forhold, bl.a. antallet og type af 
dyr, indretning af stalde, ventilationssystem, håndtering af gødning, fodring og hygiej-
ne i stalden.

Lugt regnes og beskrives i lugtenheder, der kaldes odour units (OUe). Der er en 
sammenhæng mellem antallet af lugtenheder, og den måde lugt opfattes. Opfattel-
sen af lugt kan variere fra menneske til menneske, men helt overordnet, så svarer 1 
lugtenhed (OUe) til grænsen for, hvornår lugten kan erkendes i et laboratorium. Ved 
3 lugtenheder er det muligt, at genkende lugttypen som f.eks. svinelugt. Ved 5 lug-
tenheder kan lugten med sikkerhed bestemmes, mens lugten ved 10 lugtenheder er 
en tydelig lugt, der i tilfælde af f.eks. svinelugt kan opfattes som ubehagelig.

Der er 3 forskellige genegrænser, som skal overholdes, før der kan meddeles miljøtil-
ladelse. I byzone er grænsen sat til 5 OUe, for samlet bebyggelse er grænsen 7 
OUe, mens den for enkeltboliger uden landbrugspligt er på 15 OUe.

Kumulation af lugt

Der ligger ikke andre husdyrbrug nærmere end: 
 300 meter fra eksisterende eller fremtidig byzone- eller sommerhus-

område eller i et område i landzone, der er udlagt til boligformål, 
blandet bolig og erhvervsformål eller til offentlige formål med henblik 
på beboelse, institutioner, rekreative formål og lign.

 300 meter fra beboelsesbygninger i samlet bebyggelse 
 100 meter fra beboelsesbygninger på ejendomme uden landbrugs-

ligt, der ikke ejes af driftsherren.

Geneafstanden skal derfor ikke forøges.

Lugtvurdering

Der er foretaget en lugtberegning (skema nr. 201467) af geneafstandene til både en-
keltbolig og byzone, jvf. Skema 6. Da nærmeste samlede bebyggelse ligger længere 
væk end nærmeste byzone, er der ikke lavet beregninger til denne.

På baggrund af, at kravene i lugtberegningen er overholdt, stilles der ikke skærpede 
vilkår til husdyrbrugets staldmanagement.



Side 21/42

Skema 6. Lugtberegning. 

Lugt fra gyllebeholdere

Lugt fra opbevaringslagre er ikke medtaget i ovenstående beregninger, da gyllebe-
holderne er omfattet af de generelle afstandsregler. Der stilles ikke skærpede krav til 
gyllebeholdere eller udbringningspraksis, da der ikke forventes at være væsentlige 
lugtgener herfra i forhold til omkringboende.

Hvis tilsynsmyndigheden vurderer, at lugtgenerne er væsentligt større end forventet 
på baggrund af grundlaget for miljøvurderingen, kan kommunen jf. det stillede vilkår 
kræve udført lugtmålinger, og at der gennemføres projekter for at afhjælpe lugtgener-
ne.

Rengøring af staldanlæg

Stalde rengøres efter behov. Idet erfaring viser, at en god staldhygiejne i form af rene 
og tørre stalde ofte har en gunstig indflydelse på staldlugtemissionen, stilles der vil-
kår om, at der opretholdes en god staldhygiejne.

Samlet vurdering
På baggrund heraf vurderes det, at husdyrbruget ikke vil give anledning til væsentlige 
lugtgener hos de omkringboende.

Der stilles dog vilkår om, at såfremt tilsynsmyndigheden vurderer, at der forekommer 
lugtgener, der er væsentligt større, end der kan forventes, ifølge grundlaget for miljø-
vurderingen, kan kommunen meddele påbud om lugtmålinger og om, at der skal ind-
sendes og gennemføres projekter for afhjælpende foranstaltninger.
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Øvrige gener

Transport

Transporter på offentlig vej sker i forbindelse med håndtering af dyr, gødning, foder-
stoffer m.v. Den daglige transport foregår med enkelte undtagelser inden for normal 
arbejdstid. Omkring forårs- og høstarbejde vil der på et typisk husdyrbrug være inten-
siveret trafik på og omkring anlægget. De sæsonbetonede transporter kan foregå he-
le døgnet.

Transporten til og fra ejendommen sker via Ringkøbingvej. Desuden køres med ATV 
og traktor om formiddagen i forbindelse med fodring af søerne på markerne. 

Dybstrøelsen køres som regel ud i marts og april og en mindre del i september. Gyl-
len køres ud i ca. 25 læs i marts og april. Øvrige transporter består af levering af fo-
der ca. hver 14. dag og udlevering af dyr ca. hver 4. uge.

Ved regulering af husdyrbrug er det praksis, at betragte landzonen som landbrugets 
erhvervsområde, og beboere af boliger i landzonen må derfor acceptere visse ulem-
per, som kan være forbundet med at være nabo til et landbrug. 

I forbindelse med udvidelsen kan der forventes en mindre stigning i antallet af trans-
porter, men antallet af transporter vurderes ikke at ligge over, hvad man kan forven-
te.

Holstebro Kommune kan regulere visse transporttyper knyttet til husdyrbrugets egne 
transporter, hvilket bl.a. er gjort i vilkår 8 og 9, der er stillet for at sikre, at der tages 
hensyn til omkringboende. Ved hensynsfuld kørsel til og fra husdyrbruget kan støjen 
herfra minimeres. For at mindske gener skal transport primært foregå indenfor nor-
mal arbejdstid. Sæsonbetonet arbejde kan dog forekomme uden for disse tidspunk-
ter, men skal søges begrænset.

Det vurderes, at transport til og fra husdyrbruget med de stillede vilkår kan foregå 
uden væsentlige miljømæssige gener for de omkringboende.

Du skal være opmærksom på gældende regler vedrørende færdsel på offentlig vej 
og rengøring af offentligt tilgængelige vejarealer jf. færdselslovens kapitel 14. Politiet 
er myndighed herfor, hvorfor forholdet ikke reguleres i denne miljøtilladelse.



Side 23/42

Støj

Støjkilder på husdyrbruget består primært af interne transporter, ventilationsanlæg og 
støj fra dyrene.

Der vil forekomme støj fra ejendommen i forbindelse med interne transporter i forbin-
delse med håndtering af foder og halm. Der leveres foder hver 14. dag i dagtimerne. 
Halm opbevares på marken i nærheden af gården for at minimere transportgener.

Ventilationsanlægget kører kun på meget varme dage om sommeren. Ventilationsan-
lægget vedligeholdes en gang årligt i april for at sikre optimal funktion. Der er åbne 
vinduer i stalden i sommerhalvåret, som kan øge evt. støjgener fra dyrene.

Miljøstyrelsen har udarbejdet en række vejledende støjgrænser for virksomheder i 
det åbne land. Der er ikke foretaget støjberegninger i forbindelse med udarbejdelse 
af miljøtilladelsen. Det faktuelle støjniveau kendes derfor ikke og kan ikke sammen-
holdes med de vejledende støjgrænser.

For at imødekomme eventuelle støjgener for de omkringboende fastsættes der vilkår 
om, at husdyrbrugets samlede bidrag til støjbelastningen i omgivelserne må ikke 
overstige følgende værdier, målt ved nabobeboelser eller deres opholdsarealer, angi-
vet som det ækvivalente, konstante, korrigerede støjniveau målt i dB(A). Tallene i pa-
rentes angiver midlingstiden2 inden for den pågældende periode: 

Dag Kl. 07-18 55 dB(A) (8 timer)
Aften Kl. 18-22 45 dB(A) (1 time)
Nat Kl. 22-07 40 dB(A) (1/2 time)
Lørdag Kl. 07-14 55 dB(A) (7 timer)
Lørdag Kl. 14-22 45 dB(A) (4 timer)
Søn- og helligdag Kl. 07-22 45 dB(A) (8 timer)

Såfremt der skulle opstå gener for de omkringboende, eller såfremt Holstebro Kom-
mune finder det nødvendigt, kan der kræves udført støjmålinger/beregninger efter 
nærmere definerede anvisninger, så det kan godtgøres, at støjgrænserne overholdes 
og om at driftstiden for de forskellige støjkilder kan reguleres.

Samlet vurdering
På baggrund af ovenstående vurderes det, at støj fra husdyrbruget ikke vil medføre 
væsentlige gener for de omkringboende. 

2 Midlingstiden er en gennemsnitlig måling over tid kombineret med middelværdien over tid.
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Støv

Der kan især i tørre perioder forekomme støv på ejendommen ved færdsel med køre-
tøjer og håndtering af halm.

Der henvises til god landmandspraksis, dvs., al transport til og fra bedriften skal fore-
gå ved hensynsfuld kørsel, samt at alle aktiviteter på bedriften planlægges, herunder 
også levering og udkørsel, således at omgivelserne påvirkes mindst muligt.

Der stilles desuden vilkår nr. 11 om, at driften må ikke medføre væsentlige støvgener 
uden for husdyrbrugets eget areal. Hvis Holstebro Kommune vurderer, at evt. gener 
er væsentlige og større end der forventes i miljøvurderingen, skal husdyrbruget udar-
bejde en handlingsplan jf. vilkår nr. 16.

Generelt forventes der ikke støvgener på eller omkring ejendommen, såfremt de stil-
lede vilkår overholdes.

Lys

Det vurderes, at lys ikke vil give anledning til væsentlige gener for omboende, da 
husdyrbruget er afskærmet af træbevoksninger. Der stilles ikke vilkår vedrørende be-
lysning.

Holstebro Kommune vurderer, at lyset i og uden for staldafsnittene ikke vil give væ-
sentlige gener. Dog fastsættes der vilkår om, at såfremt der skulle opstå gener for de 
omkringboende, skal husdyrbruget udarbejde en handlingsplan jf. vilkår nr. 16.

Restvand og spildevand

Restvand samt tag- og overfladevand fra husdyrbruget håndteres som angivet i ske-
ma 7:
Skema 7. Håndtering af restvand og spildevand.

Restvandstype Håndtering
Tag- og overfladevand fra lade og stalden 
(løbeafdeling)

Ledes til mergelgraven nordøst for smågrisestalden

Restvand fra gamle møddingsplads Ledes til gyllebeholder via fortank
Restvand fra ny møddingsplads Ledes til gyllebeholder via fortank
Restvand fra vask af stalde Ledes til gyllebeholder via gyllekanaler

Hvis der etableres tagrender på de nye bygninger, skal vandet herfra ledes til nedsiv-
ning via faskine. Der stilles vilkår til dette. Før etablering af faskiner, skal indsendes 
ansøgning om tilladelse til etableringen. Hvis der ikke sættes tagrender på de nye 
bygninger kan vandet nedsives på stedet. 

Forhold omkring ejendommens husspildevand reguleres ikke i denne tilladelse. I for-
bindelse med revision af kommunens spildevandsplan kan ejendommen evt. blive 
pålagt at forbedre spildevandsforholdene på ejendommen.



Side 25/42

Fluegener

Fluer forebygges ved god orden og hygiejne i og omkring staldene, hyppig udmug-
ning og eventuelle problemer bekæmpes omgående. 

Der skal på husdyrbruget foretages en effektiv fluebekæmpelse i overensstemmelse 
med retningslinjerne fra Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi. Såfremt husdyr-
bruget skulle give anledning til fluegener for omkringboende, stilles der vilkår om, at 
Holstebro Kommune kan forlange, at der føres en journal over fluebekæmpelsen.

Følgevirkninger

Affald

Alt affald skal bortskaffes i henhold til kommunens regulativ. 

Affald fra produktionen skal opsamles, sorteres, bortskaffes og registreres iht. af-
faldsbekendtgørelsen og det til enhver tid gældende regulativ for erhvervsaffald i 
kommunen. Der gøres opmærksom på, at farligt affald, såsom spildolie, skal trans-
porteres og afhændes til en af Holstebro Kommune godkendt transportør/modtager. 
Liste over godkendte transportører/modtagere kan ses på Energistyrelsens hjem-
meside (affaldsregister).

Husdyrbruget skal registrere affaldsproduktionen efter de gældende regler, herunder 
skal al bortskaffelse af farligt affald, som f.eks. spildolie, oliefiltre, akkumulatorer, me-
dicinrester m.v.), kunne dokumenteres. Dokumentation skal fremvises ved tilsyn og 
kan f.eks. bestå af fakturaer fra værksted ved olieskift, kvittering fra genbrugspladsen 
eller lignende.

Holstebro Kommune vurderer, at affald ikke vil have væsentlig betydning for omgivel-
serne, hvis Holstebro Kommunes affaldsregulativ følges.
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BAT (den bedste tilgængelige teknologi)

Den samlede ammoniakemission fra husdyrbruget efter udvidelsen er beregnet til 
3001 kg NH3-N /år.

Husdyrbrug med en emission på over 750 kg NH3-N pr. år skal reducere ammonia-
kemissionen til et niveau svarende til emissionen ved anvendelse af den bedste til-
gængelige teknik (BAT) for den pågældende dyretype og staldsystem. Kravet bety-
der således, at husdyrbruget samlet set skal overholde de maksimale emissions-
grænseværdier, der er forbundet med den bedste tilgængelige teknologi.

Med begrebet ”tilgængelig teknik” menes, at teknikken under afvejning af økonomi-
ske udgifter og fordele skal være mulig at anvende i landbrugssektoren som helhed. 
Der ligger her i termen ’tilgængelig’ indbygget en afvejning mellem mål og midler af-
vejet på sektorniveau og ikke på bedriftsniveau.

Der er foretaget en beregning af den vejledende grænseværdi for ammoniaktab 
(emissionsgrænseværdien) pr. år opnåelig ved anvendelse af bedste tilgængelige 
teknik (BAT). Beregningerne er foretaget efter de retningslinjer og beregningsmeto-
der der fremgår af Miljøstyrelsens standardvilkår for BAT fra 2011, og afhænger af 
om en produktion er placeret i ny eller eksisterende stald. For eksisterende stalde vil 
gælde en fast værdi per dyr på en given gulvtype. For nye stalde vil værdien afhæn-
ge af produktionens størrelse.

Beregning af den samlede maksimale ammoniakemission, som må udledes fra hus-
dyrbrugets stalde og lagre i henhold til Miljøstyrelsens BAT-emissionsgrænseværdier 
for stalde til svineproduktion og hestestalde fremgår af nedestående skema. BAT 
krav ved eksisterende stald er i dette tilfælde samme som tabelværdien for staldty-
pen.

Skema 8. Beregning af BAT niveau for husdyrbruget.

Samlet vurdering
Den ansøgte totale udledning er 3001 kg N og overholder således det beregnede 
BAT emissionsniveau, som er 3001 kg N. Det vurderes på baggrund af ovenstående, 
at husdyrbrugets ammoniakudledning fra stald og lager overholder kravet om anven-
delse af BAT.
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Grænseoverskridende virkninger

Husdyrbruget ligger minimum 120 km fra grænsen til Tyskland, som er nærmeste 
selvstændige nation. På den baggrund vurderer Holstebro Kommune, at husdyrbru-
get ikke vil have grænseoverskridende virkning.
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Offentliggørelse og generelle forhold
Klagevejledning

Ansøger, klageberettigede myndigheder og organisationer samt enhver, der har en 
væsentlig individuel interesse i sagens udfald kan klage over afgørelsen. 

Fristen for at klage over afgørelsen er den 21-05-2018.

Klagen skal sendes digitalt. Hvis du er borger, skal du klage via borger.dk, og hvis du 
er virksomhed eller forening, skal du klage via virk.dk. Du skal logge ind med NemID. 
Når du er logget ind, kan du søge på ”klagenævnet”, hvor du bliver guidet igennem 
klageprocessen. Det koster et gebyr at få behandlet klagen.

Aktindsigt 
Der er mulighed for at se det materiale, der er indgået i sagens behandling. Reglerne 
for hvilket materiale kommunen må udlevere er fastlagt i forvaltningsloven, offentlig-
hedsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Søgsmål
Afgørelsen kan prøves ved domstolene. Dette forudsætter, at sagen er indbragt for 
domstolene senest 6 måneder efter, at afgørelsen er truffet.

Fritagelse for brug af klageportal
Det er muligt at blive fritaget for at bruge Klageportalen, hvis der foreligger særlige 
omstændigheder. Fremsend anmodningen til Holstebro Kommune, der sender an-
modningen videre til klagenævnet, som træffer afgørelse om fritagelse.

http://www.borger.dk/
http://www.virk.dk/
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Offentliggørelse

Afgørelsen sendes til:
• Torben Langer, Ringkøbingvej 2B, 7500 Holstebro (ansøger)

Orientering om meddelelse af miljøtilladelse sendes til:
Danmarks Naturfredningsforening, CVR: 60804214, P-nr: 1002121278 (Interesseorganisation)
Styrelsen for patientsikkerhed, CVR: 37105562, P-nr: 1020753931 (Myndighed)
Danmarks Fiskeriforening Producent Organisation, CVR: 45812510, P-nr:1001874009
(Interesseorganisation)
Danmarks Sportsfiskerforbund, v/ Gunnar H. Pedersen, CVR:, P-nr:, Ove Krarupsvej 17, 6990 Ulfborg
(Interesseorganisation)
Danmarks Sportsfiskerforbund, CVR: 37099015, P-nr: 1001751945 (Interesseorganisation)
FERSKVANDSFISKERIFORENINGEN FOR DANMARK, CVR: 25145615, P-nr: 1004659823
(Interesseorganisation)
Nissum Fjord Fritidsfiskerforening V/ Erik Holk, CVR:, P-nr:, Nørhedevej 28, 6990 Ulfborg
(Interesseorganisation)
Dansk Ornitologisk Forening, CVR: 54752415, P-nr: 1001712827 (Interesseorganisation)
Dansk Ornitologisk Forening - Vestjylland, CVR: 29287112, P-nr: 1011976545
(Interesseorganisation)
Det Økologiske Råd, CVR: 15428376, P-nr: 1000921784 (Interesseorganisation)
De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune, CVR: 34744866, P-nr: 1018099531 (Myndighed)
Hans Peter Troelsen Jensen, Ringkøbingvej 4, 7500 Holstebro (nabo)
Elly Hessellund Jensen, Ringkøbingvej 4, 7500 Holstebro (nabo)
Poul Dissing, Ringkøbingvej 5, 7500 Holstebro (nabo)
Birthe Dissing, Ringkøbingvej 5, 7500 Holstebro (nabo)
Michael Troelsen Jensen, Ringkøbingvej 6, 7500 Holstebro (nabo)
Annette Juul Hornstrup, Ringkøbingvej 7, 7500 Holstebro (nabo)
Jeppe Juul Hornstrup, Ringkøbingvej 7, 7500 Holstebro (nabo)
Hans Hornstrup, Ringkøbingvej 7, 7500 Holstebro (nabo)
Pernille Guldberg, Ringkøbingvej 7, 7500 Holstebro (nabo)
Tage Jensen, Ringkøbingvej 8, 7500 Holstebro (nabo)
Lene Haugaard Jensen, Ringkøbingvej 8, 7500 Holstebro (nabo)
Erik Madsen, Ringkøbingvej 9, 7500 Holstebro (nabo)
Karin Irene Birkkjær Madsen, Ringkøbingvej 9, 7500 Holstebro (nabo)
Else Friis Olesen, Ringkøbingvej 11, 7500 Holstebro (nabo)
Leif Ryan Rokkjær Olesen, Ringkøbingvej 11, 7500 Holstebro (nabo)
Jan Bøttern, Idomlundvej 14, 7500 Holstebro (nabo)
Idomlundvej 14, 7500 Holstebro (nabo)
Kirsten Riberholdt Andersen, Idomlundvej 16, 7500 Holstebro (nabo)
Olav Riberholdt Andersen, Idomlundvej 16, 7500 Holstebro (nabo)
Viorel Irofte, Idomlundvej 16, 7500 Holstebro (nabo)
Svend Bjerregård Johansen, Idomlundvej 17, 7500 Holstebro (nabo)
Kristel June Lund Christensen, Idomlundvej 17, 7500 Holstebro (nabo)
Marianne Sonne, Idomlundvej 18, 7500 Holstebro (nabo)
Jens Peter Christian Sonne, Idomlundvej 18, 7500 Holstebro (nabo)
Maja Lykke Groth, Idomlundvej 18, 7500 Holstebro (nabo)
Børge Harboe Overgaard, Idomlundvej 19, 7500 Holstebro (nabo)
Charlotte Hooper Overgård, Idomlundvej 19, 7500 Holstebro (nabo)
Helle Kampp, Idomlundvej 19, 7500 Holstebro (nabo)
Brian Hornstrup, Idomlundvej 20, 7500 Holstebro (nabo)
Karen V. Thomasen, SAGRO I/S, kvt@sagro.dk (ansøgers rådgiver)
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I perioden 03-04-2018 til 17-04-2018 har udkast til afgørelse været sendt i høring hos 
nedenstående:

Der høres følgende naboer udvalgt på baggrund af lugtkonsekvenszone på 611 m 
samt naboer i afstanden indenfor 100 meter fra arealer med flytbare hytter:
Hans Peter Troelsen Jensen, Ringkøbingvej 4, 7500 Holstebro (nabo)
Elly Hessellund Jensen, Ringkøbingvej 4, 7500 Holstebro (nabo)
Poul Dissing, Ringkøbingvej 5, 7500 Holstebro (nabo)
Birthe Dissing, Ringkøbingvej 5, 7500 Holstebro (nabo)
Michael Troelsen Jensen, Ringkøbingvej 6, 7500 Holstebro (nabo)
Annette Juul Hornstrup, Ringkøbingvej 7, 7500 Holstebro (nabo)
Jeppe Juul Hornstrup, Ringkøbingvej 7, 7500 Holstebro (nabo)
Hans Hornstrup, Ringkøbingvej 7, 7500 Holstebro (nabo)
Pernille Guldberg, Ringkøbingvej 7, 7500 Holstebro (nabo)
Tage Jensen, Ringkøbingvej 8, 7500 Holstebro (nabo)
Lene Haugaard Jensen, Ringkøbingvej 8, 7500 Holstebro (nabo)
Erik Madsen, Ringkøbingvej 9, 7500 Holstebro (nabo)
Karin Irene Birkkjær Madsen, Ringkøbingvej 9, 7500 Holstebro (nabo)
Else Friis Olesen, Ringkøbingvej 11, 7500 Holstebro (nabo)
Leif Ryan Rokkjær Olesen, Ringkøbingvej 11, 7500 Holstebro (nabo)
Jan Bøttern, Idomlundvej 14, 7500 Holstebro (nabo)
Idomlundvej 14, 7500 Holstebro (nabo)
Kirsten Riberholdt Andersen, Idomlundvej 16, 7500 Holstebro (nabo)
Olav Riberholdt Andersen, Idomlundvej 16, 7500 Holstebro (nabo)
Viorel Irofte, Idomlundvej 16, 7500 Holstebro (nabo)
Svend Bjerregård Johansen, Idomlundvej 17, 7500 Holstebro (nabo)
Kristel June Lund Christensen, Idomlundvej 17, 7500 Holstebro (nabo)
Marianne Sonne, Idomlundvej 18, 7500 Holstebro (nabo)
Jens Peter Christian Sonne, Idomlundvej 18, 7500 Holstebro (nabo)
Maja Lykke Groth, Idomlundvej 18, 7500 Holstebro (nabo)
Børge Harboe Overgaard, Idomlundvej 19, 7500 Holstebro (nabo)
Charlotte Hooper Overgård, Idomlundvej 19, 7500 Holstebro (nabo)
Helle Kampp, Idomlundvej 19, 7500 Holstebro (nabo)
Brian Hornstrup, Idomlundvej 20, 7500 Holstebro (nabo)
Karen V. Thomasen, SAGRO I/S, kvt@sagro.dk (ansøgers rådgiver)

I 2 ugers nabohøringen er der indkommet bemærkninger fra følgende:
Der er modtaget bemærkninger fra:
• Marianne og Jens Peter Sonne, Idomlundvej 18, 7500 Holstebro (nabo)

Bemærkningerne er gengivet i bilag og eventuelle ændringer indarbejdet i tilladelsen.
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Bilag 
Bilag 1 – Husdyrbrugets beliggenhed
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Bilag 2 – Situationsplan
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Bilag 3 – Arealer til flytbare hytter 1
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Bilag 4 – Arealer til flytbare hytter 2



Side 35/42

Bilag 5 – Transport på Idomlundvej
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Bilag 6 – Afløbsplan
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Bilag 7 – Landskabelige og kulturhistoriske interesser

1.
Det anmeldte må ikke være i strid med beskyttelseslinjer, fredede 
områder, bevaringsværdigt landskab, særlige naturbeskyttelsesin-
teresser, værdifulde kulturmiljøer og geologiske interesseområder

Der er i lavet i forbindelse med godkendelsen lavet følgende konfliktsøgning:
(markering med ’x’ ved konflikter):
Skovbyggelinje
Søbeskyttelseslinje
Åbeskyttelseslinje
Fortidsmindebeskyttelseslinje x
Kirkeaftalezoner
Kirkebyggelinje
Klitfredningslinje
Strandbeskyttelseslinje
Kystnærhedszone
Fredet område
Beskyttede diger
Fredskov
Negativ skovrejsningsområde (1112)
Lavbundsareal (1113)
Særligt værdifulde kulturmiljøer (1116 og 1117)
Bevaringsværdigt landskab (1118)
Særlige geologiske interesser (1119)
Store husdyrbrug (1142)
Kystnærhedszonen – fri for bebyggelse
Fredede bygninger
Fredede eller bevaringsværdige bygninger
Udstrækning af ikke fredede fortidsminder
Ikke fredede fortidsminder
Kulturarvsarealer

Der er ikke nogen konflikter med ovenstående udpegninger i forhold til nybyggeri 
(ny møddingsplads og hestestald). 

De flytbare hytter placeres på arealer indenfor 100 meter beskyttelseslinje fra 
gravhøje jf. naturbeskyttelseslovens § 18. Placering af hytterne kræver derfor en 
dispensation fra denne linje.
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Bilag 8 – Gældende regler for ikke fast placerede anlæg
(flytbare hytter og folde)

Du skal være særlig opmærksom på gældende regler for placering af ikke fast place-
rede anlæg, dvs. flytbare hytter (jf. § 10 i husdyrgødningsbekendtgørelsen3):

Ikke fast placerede husdyranlæg må højst være placeret det samme sted i 12 måne-
der ad gangen. Anlæggene må ikke placeres samme sted eller inden for en radius af 
25 m fra samme placering, før der er forløbet 5 år. Den ansvarlige for driften skal føre 
årlig optegnelse over placeringen. Optegnelserne skal opbevares i 5 år og kunne 
forevises på forlangende i forbindelse med tilsyn. Ikke fast placerede husdyranlæg, 
der højst er placeret det samme sted i 9 uger ad gangen, må ikke placeres samme 
sted, før der er forløbet 1 år.

Ikke fast placerede anlæg skal desuden overholde afstandskrav jf. §§ 5, 6 og 8 i hus-
dyrgødningsbekendtgørelsen3:

1) 25 m til vandforsyningsanlæg, der ikke er til almen vandforsyning
2) 50 m til vandforsyningsanlæg til almen vandforsyning
3) 15 m til vandløb (herunder dræn) og søer større end 100 m²
4) 15 m til offentlig vej og privat fællesvej
5) 25 m til levnedsmiddelvirksomhed
6) 15 m til beboelse på samme ejendom
7) 30 m til naboskel
8) 50 m fra kategori 1- og 2-natur, dog mindst 25 m hvis anlægget er højst 25 m2 

i grundplan
9) 50 m fra et eksisterende eller fremtidigt byzone- eller sommerhusområde, eller 

et område i landzone, der i lokalplan er udlagt til boligformål, blandet bolig- og 
erhvervsformål eller til offentlige formål

10) 50 m fra en nabobeboelse

Der er desuden skærpede afstandskrav til folde med svin jf. § 7 i husdyrgødningsbe-
kendtgørelsen3: Ved etablering, udvidelse og ændring af folde til svin, hvor der er 
mere end 15 svin fra 35 kg pr. mark, skal der være mindst 50 m til nærmeste nabo-
skel. Afstandene måles fra foldens kant.
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Bilag 9 – Bemærkninger fra naboer Marianne og Jens Peter Sonne, 
Idomlundvej 18
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Torben Langer har indsendt følgende kommentarer til ovenstående:
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Opdateret optegnelse af kørselsruter af Torben Langer:

Holstebro Kommunes kommentarer til bemærkninger:

Vedr. transport
Det blev oplyst, at der i forbindelse med et vejsyn den 02-05-2013 blev aftalt ligelig 
fordeling af udgifterne til vedligeholdelse af vejen til Idomlundvej 18. Der blev i denne 
forbindelse etableret en kørselsovergang med forstærkning. Placering af denne over-
kørsel fremgår af bilag 5.
Torben Langer har fremsendt en opdateret optegnelse af kørselsruter på arealer om-
kring Idomlundvej 18 (se ovenstående billede). Her anvendes den primære overkør-
sel (som er vist i bilag 5) og en overkørsel i starten af grusvejen.

Holstebro Kommune vurderer, at den primære overkørsel hovedsageligt skal anven-
des til overkørslen af vejen. Hvis det ønskes at anvende overkørslen i starten af 
grusvejen, må der etableres en lignende forstærkning. Der gøres opmærksom på, at 
alle medarbejdere på husdyrbruget skal være bekendt med miljøtilladelsens indhold.
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Vedr. afstandskrav og placering af hytter
Det oplyses, at afstandskrav ikke altid er overholdt ved Idomlundvej 18. Det drejer sig 
om afstandskrav fra svinefolde til naboskel på 50 meter ved nabobeboelsen på Idom-
lundvej 18 og afstandskrav fra hytterne til naboskel på 30 meter. Dette kan ses på et 
luftfoto fra 2017. Torben Langer indrømmer fejlen og fremadrettet retter op på dette. 

Det er Holstebro Kommunens vurdering, at denne miljøtilladelse vil gøre landmanden 
mere opmærksom på de gældende regler, og at overholdelse af afstandskravene vil 
forebygge gener hos naboerne. Gældende afstandskrav og regler vedrørende place-
ring af mobile hytter findes i bilag 8.

Kommunen fører tilsyn med disse regler igennem kommunens miljøtilsynsarbejde, 
dvs. gennem de regelmæssige tilsyn på ejendommen. Er der regler, der ikke overhol-
des og det medfører gener for naboer, er det muligt at indgive en klage til Holstebro 
Kommune. Kommunen vil i forbindelsen med klage føre tilsyn og konstatere, om reg-
lerne er overholdt, og evt. håndhæve gældende regler.

Det nærmeste naturområde i kategori 1 (Natura 2000) ligger 2 km vest for markerne 
og det nærmeste naturområde i kategori 2 er et overdrev 380 meter fra markerne. Af-
standskrav til naturområder vurderes at være overholdt.

Vedr. lugtgener
Gener fra ikke fast placerede anlæg (mobile svinehytter) reguleres igennem faste af-
standskrav og krav om flytning af hytter jf. §§ 5,6,7,8 og 10 i husdyrgødningsbekendt-
gørelsen.

Det vurderes, at husdyrbruget ikke vil medføre væsentlige gener for naboer, såfremt 
gældende afstandskrav og regler for ikke fast placerede anlæg overholdes.


